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Imprimir Cerrar

FW: Arte Periodico Colonia Vacacional

De: Maria de Lourdes Ocampo (maluocampo@hotmail.com)
Enviado: lunes, 30 de marzo de 2015 11:24:14
Para:  m.plua@hotmail.com (m.plua@hotmail.com)

2 archivos adjuntos
Colonia_Piepagina.jpg (412,8 kB) , Colonia_Piepaginaout.ai (1630,3 kB),

From: maluocampo@hotmail.com

To: diseno@elmercurio.com.ec

CC: adriancevallos@elmercurio.com

Subject: FW: Arte Periodico Colonia Vacacional
Date: Fri, 11 Jul 2014 17:53:11 -0500

buenas tardes

confirmo disefio y los datos para la facturacion son
ACCION SOCIAL MUNICIPAL

RUC 0160024960001

Direccion: San Roque y del Batéan esq.

Telf. 2815 420

From: crispadilla5@gmail.com

Subject: Fwd: Arte Periodico Colonia Vacacional
Date: Fri, 11 Jul 2014 17:04:13 -0500

To: maluocampo@hotmail.com

Reenvio nuevamente los datos con el arte

Diario El Mercurio el dia Domingo tamafio: Pie de pagina (30 ancho por 5 de alto), Seccién 1B.

Costo: 377.35 + [VA
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El correo para reenviar el arte es: disefio@elmercurio.com.ec con copia
a: adrian.cevallos@elmercurio.com.ec

Y puede contactarse al 4111786 con Adrian Cevallos (0999631372)

Por favor, sugiero reenviar lo mas pronto posible para asegurarnos la publicacion.

Inicio del mensaje reenviado:

De: Fabiola Alvarez <falvarez.municipio@gmail.com>

Asunto: Arte Periodico Colonia Vacacional

Fecha: 11 de julio de 2014 16:27:34 GMT-5

Para: cristina padilla <crispadilla5@gmail.com>, Fabiola Alvarez
<falvarez.municipio@gmail.com>

Estimada Cristina

Envio el arte tamafio 30cm x 5cm, con el logo de Accién Social Municipal. Por favor
avisame en cuanto recibas este correo.

Saludos

Fabiola Alvarez
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